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[5 Outlook

Actas NOTIFICACION DEPURACION Y CONCILIACION DE GLOSAS IPS SUBRED SUR - Capital Salud

Desde Julieth Katerine Mufioz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>
Fecha Mar 18/03/2025 10:04
Para Yeison Fabian Herrera Rodriguez <Analistconciliacion5@capitalsalud.gov.co>

cc Andrea Natalia Villamil Gomez <auditora.cartera2@subredsur.gov.co>

[ﬂJ 4 archivos adjuntos (3 MB)

ACTA DE DEPURACION (RS) MEDICAMENTOS.pdf; ACTA DE DEPURACION (RC) MEDICAMENTOS.pdf; ACTA DE DEPURACION
(RS).pdf; ACTA DE DEPURACION (RC).pdf;

Buen Dia,

Envid actas administrativas firmadas por la Subred, quedamos atentos a la devolucién de las mismas
firmadas por la entidad, para inicio de conciliacién entre auditores.

Gracias.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

KATERINE MUNOZ

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 3142238098

De: Marcela Vizcaino Bejarano <lidercarterasubredsur@gmail.com>
Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 16:15

Para: Julieth Katerine Muioz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>
Asunto: Re: NOTIFICACION DEPURACION Y CONCILIACION DE GLOSAS IPS SUBRED SUR NIT;900958564
Buenas tardes:

Te remito actas revisadas y firmadas.

Cordialmente,

Marcela Vizcaino B
Lider proceso de cartera y cuentas médicas
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2/4/25, 10:03 Correo: Julieth Katerine Mufioz - Outlook
El lun, 17 mar 2025 a las 15:55, Julieth Katerine Mufoz (<gjecutivocartera3@subredsur.gov.co>)
escribio:
Buen Dia Doc.

Envid actas administrativas para tramite de firma e inicio de conciliacién de glosas entre auditores.

Gracias.

Quedo atenta a sus comentarios.
Cordialmente,

KATERINE MUNOZ

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 3142238098

De: Yeison Fabian Herrera Rodriguez <Analistconciliacion5@capitalsalud.gov.co>

Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 12:53

Para: Julieth Katerine Mufioz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>

Asunto: RE: NOTIFICACION DEPURACION Y CONCILIACION DE GLOSAS IPS SUBRED SUR NIT;900958564

Buen dia

En archivo adjunto envio actas de depuracion de glosas con el fin de que sean firmadas y devueltas
por este mismo medio, posterior a la firma de las actas se asignara auditor para iniciar la
conciliacion, Gracias

Cordialmente.

Yeison Fabian Herrera R.
Tecnico Auditor de Cuentas Medicas
Direccién de Operaciones

(® Kra 69 #47-34 Torre B Compensar | Bogota D.C.
» O 3175738811 capital

(=) analistaconciliacion5@capitalsalud.gov.co
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De: Julieth Katerine Mufioz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>

Enviado el: lunes, 17 de marzo de 2025 12:15 PM

Para: Yeison Fabian Herrera Rodriguez <Analistconciliacion5@capitalsalud.gov.co>

Asunto: RE: NOTIFICACION DEPURACION Y CONCILIACION DE GLOSAS IPS SUBRED SUR NIT;900958564

Buen Dia,

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQKAGY 3YjNjYmVhLWE3MWYtNDdINy1iY 2IXLWFIZTdiINDViMzYOMQAQAC54GF TgfSJKIbRZW91DGLO...  2/6


mailto:ejecutivocartera3@subredsur.gov.co
mailto:Analistconciliacion5@capitalsalud.gov.co
mailto:ejecutivocartera3@subredsur.gov.co
mailto:analistaconciliacion5@capitalsalud.gov.co
https://www.facebook.com/people/Capital-Salud-Epss/100069535308731/?locale=es_LA
https://www.facebook.com/people/Capital-Salud-Epss/100069535308731/?locale=es_LA
https://x.com/Capitalsalud
https://x.com/Capitalsalud
https://www.instagram.com/capitalsalud_oficial/
https://www.instagram.com/capitalsalud_oficial/
https://www.threads.net/@capitalsalud_oficial
https://www.threads.net/@capitalsalud_oficial
https://www.tiktok.com/@capitalsalud
https://www.tiktok.com/@capitalsalud
https://www.linkedin.com/company/capital-salud/
https://www.linkedin.com/company/capital-salud/
https://www.youtube.com/channel/UCLCoqSyZyYMnr69_ajVrBuw
https://www.youtube.com/channel/UCLCoqSyZyYMnr69_ajVrBuw
http://www.capitalsalud.gov.co/
http://www.capitalsalud.gov.co/
mailto:ejecutivocartera3@subredsur.gov.co
mailto:Analistconciliacion5@capitalsalud.gov.co

2/4/25, 10:03 Correo: Julieth Katerine Mufioz - Outlook

Envid notas solicitadas por la entidad, y solicito amablemente él envié de las actas administrativas proceso
de firma por parte de la doctora Marcela Vizcaino referente de cartera y cuentas medicas de la Subred.

Gracias.
Quedo atenta a sus comentarios.
Cordialmente,

KATERINE MUNOZ

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 3142238098

De: Yeison Fabian Herrera Rodriguez <Analistconciliacion5@capitalsalud.gov.co>

Enviado: viernes, 14 de marzo de 2025 14:43

Para: Julieth Katerine Mufioz <ejecutivocartera3 @subredsur.gov.co>

Asunto: RE: NOTIFICACION DEPURACION Y CONCILIACION DE GLOSAS IPS SUBRED SUR NIT;900958564

Buen dia Katerine

Te adjunto la base sin las 17 facturas, te encargo las notas crédito, gracias

Cordialmente.

Yeison Fabian Herrera R.
Tecnico Auditor de Cuentas Medicas
Direccion de Operaciones

(5 Kra 69 #47-34 Torre B Compensar | Bogota D.C. £
(J 3175738811 capital
’ & analistaconciliacion5@capitalsalud.gov.co e
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De: Julieth Katerine Mufioz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>

Enviado el: viernes, 14 de marzo de 2025 11:28 AM

Para: Yeison Fabian Herrera Rodriguez <Analistconciliacion5@capitalsalud.gov.co>

Asunto: RE: NOTIFICACION DEPURACION Y CONCILIACION DE GLOSAS IPS SUBRED SUR NIT;900958564

Buen Dia,

Envio validacién del evento subsidiado en el cual se identifican 17 facturas con nota crédito por parte de la
Subred, para que por favor sean excluidas de la conciliacion.
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Gracias.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

KATERINE MUNOZ

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 3142238098

De: Yeison Fabian Herrera Rodriguez <Analistconciliacion5@capitalsalud.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de marzo de 2025 6:24
Para: Julieth Katerine Mufioz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>

Cc: Andres Mauricio Forero Pefia <tecnico.auditorl@capitalsalud.gov.co>; Aylin Aguilar

<Analistconciliacion3@capitalsalud.gov.co>; Diana Isabel Suarez Velasquez

<Analistconciliacion8 @capitalsalud.gov.co>; Diego Andres Sicacha Penagos
<Analistaconciliacion1@capitalsalud.gov.co>; Diego Armando Sosa Ovalle

<profesional.ctasmedicas3@capitalsalud.gov.co>; Gina Alexandra Mendoza Rodrgiuez

<profesional.ctasmedicas8@capitalsalud.gov.co>; Jaime Arturo Chavez Paez
<tecnico.auditor31@capitalsalud.gov.co>; JHON GELVER RODRIGUEZ
<Analistconciliacion9 @capitalsalud.gov.co>; Juan Camilo Porras <analistaconciliacion11@CapitalSalud.gov.co>;

Luz Mireya Espitia Garzén <Analistaconciliacion2 @capitalsalud.gov.co>; Maria Bernarda Perez Paternin

<cuentasmdcalidad@capitalsalud.gov.co>; Yulianis Calle Lopez <glosasyconciliaciones@capitalsalud.gov.co>
Asunto: NOTIFICACION DEPURACION Y CONCILIACION DE GLOSAS IPS SUBRED SUR NIT;900958564

Buen dia

SENORES

SUBRED INT SERV DE SALUD SUR

Adjunto motivos de glosa que reporta en nuestro sistema, de los servicios generados y pendientes por conciliar.
Favor confirmar si esta de acuerdo con la informacion enviada, para continuar con el proceso de conciliacién.

Una vez se firme el acta de depuracion, se asignara auditor y procederemos a la conciliacion médica.

REGIMEN SUBSIDIADO 01 AGOSTO 2024 - 28 FEBRERO 2025
TOTAL FACTURAS FACTURAS

VALOR GLOSA FACTURAS A GLOSA A
Fﬁ;ll'g]::ﬁ — CONCILIAR CONCILIAR AC EE:.:DAS ACEPTOEPS ACEPTADAS  ACEPTOIPS

4911 $ 2,833,298,879 4911 $ 2,833,298,879 0 $ - 0 $

FA-:SE?I'LARI;ULE VALOR GLOSA FACTURASA GLOSAA AEAE?‘TIL;LRI;SE ACEPTO EPS AIE]AE[:’TIL:LEES ACEPTO IPS
GLOSA TOTAL CONGILIAR CONCILIAR EPS

56325 $ 2,860,510,679 56325 $ 2,860,510,679 0 $ . 0 3

TOTAL VALORGLOSA FACTURASA GLOSA A FACTURAS FACTURAS

FFEBCI-'I;_I::S — CONCILIAR CONCILIAR AC E:;:DAS ACEPTOEPS ACEPTADAS  ACEPTOIPS

173 5 281,822,234 173 5 281,822,234 0 - - 0 -

REGIMEN CONTRIBUTIVO MEDICAMENTOS 01 OCTUBRE 2024 - 28 FEBRERO 2025
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TOTAL VALORGLOSA FACTURASA GLOSA A FACTURAS FACTURAS

Fﬁ;}(:‘l-'lé_l::s — CONCILIAR CONCILIAR AC E:;:DAS ACEPTOEPS ACEPTADAS  ACEPTOIPS

832 $ 54,021,405 832 $ 54,021,405 0 $ - 0 $

NOTA: Se solicita envidé poder amplio y suficiente original autenticado para la realizacion de la conciliacion de
depuracion de glosas y la conciliacién médica, especificar nombre y cargo del funcionario asignado para la firma
del acta, en caso de firmar gerente o representante legal se solicita;

Para IPS privada: Camara de comercio, cedula;

IPS publica: Decreto de nombramiento o acta de posesion y cedula.

Si no es de su competencia, agradezco direccionar a quien corresponda

Cordialmente.
Yeison Fabian Herrera R.

Tecnico Auditor de Cuentas Medicas
Direccion de Operaciones

(® Kra 69 #47-34 Torre B Compensar | Bogota D.C. i
O 3175738811 capital
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Declaracion de Privacidad La informacion contenida en este correo electrénico, asi como en
cualquiera de sus archivos adjuntos, es confidencial y reservada, esta dirigida exclusivamente a él o
los destinatarios indicados. Cualquier uso, reproduccién, divulgacién o distribucion por otras
personas distintas de él o los destinatarios esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo
por error, por favor notifiquelo inmediatamente al remitente y bérrelo de su sistema sin dejar copia
del mismo. CAPITAL SALUD EPS-S no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida o dafio
como consecuencia, directa o indirecta, del uso indebido de este e-mail o de los archivos adjuntos
al mismo. Privacy Statement The information contained in this email, as well as in any of its attached
files, is confidential and reserved, is directed exclusively to him or the indicated recipients. Any use,
reproduction, disclosure or distribution by others other than himself or the recipients is strictly
prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete
it from your system without leaving a copy of it. CAPITAL SALUD EPS-S does not accept any
responsibility for any loss or damage as a consequence, direct or indirect, of the improper use of this
e-mail or of the files attached to it.

Declaracién de Privacidad La informacion contenida en este correo electrénico, asi como en
cualquiera de sus archivos adjuntos, es confidencial y reservada, esta dirigida exclusivamente a él o
los destinatarios indicados. Cualquier uso, reproduccién, divulgacién o distribucion por otras
personas distintas de él o los destinatarios esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo
por error, por favor notifiquelo inmediatamente al remitente y bérrelo de su sistema sin dejar copia
del mismo. CAPITAL SALUD EPS-S no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida o dafio
como consecuencia, directa o indirecta, del uso indebido de este e-mail o de los archivos adjuntos
al mismo. Privacy Statement The information contained in this email, as well as in any of its attached
files, is confidential and reserved, is directed exclusively to him or the indicated recipients. Any use,
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reproduction, disclosure or distribution by others other than himself or the recipients is strictly
prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete
it from your system without leaving a copy of it. CAPITAL SALUD EPS-S does not accept any
responsibility for any loss or damage as a consequence, direct or indirect, of the improper use of this
e-mail or of the files attached to it.

Declaracion de Privacidad La informacion contenida en este correo electrénico, asi como en
cualquiera de sus archivos adjuntos, es confidencial y reservada, esta dirigida exclusivamente a él o
los destinatarios indicados. Cualquier uso, reproduccién, divulgacion o distribucion por otras
personas distintas de él o los destinatarios esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo
por error, por favor notifiquelo inmediatamente al remitente y bdrrelo de su sistema sin dejar copia
del mismo. CAPITAL SALUD EPS-S no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida o dafio
como consecuencia, directa o indirecta, del uso indebido de este e-mail o de los archivos adjuntos
al mismo. Privacy Statement The information contained in this email, as well as in any of its attached
files, is confidential and reserved, is directed exclusively to him or the indicated recipients. Any use,
reproduction, disclosure or distribution by others other than himself or the recipients is strictly
prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete
it from your system without leaving a copy of it. CAPITAL SALUD EPS-S does not accept any
responsibility for any loss or damage as a consequence, direct or indirect, of the improper use of this
e-mail or of the files attached to it.
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